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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) 
KATILIMLAR 

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL 

KONYA MERAM YAYLAPINAR ORTAOKULU 4 SINIF DES 06 (MÇ00-04.01DES06) 93 116 179 1215 

 
Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel (TÜR) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG)  

Türkçe Matematik Fen  SO SYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 4 7,37 7 5 6,59 5 4 5,49 6 4  6,18 4 3  4,35 4 4  3,52 34 25 33,50 367,200 
 

Okul Ortalaması 8 4 7,86 7 5 6,92 6 4 5,94 7 3  6,74 5 3  4,67 3 4  3,26 35 23 35,39 378,050 
 

1 872 ENES ULUCAN 
 

12 0 12,00 12 0 12,00 10 0 10,00 10  0 10,00 7 1  7,00 8 0  8,00 59 1 59,00 496,922 1 1 1 1 
1 

% 0,08 

2 936 ZEYNEP BERRA ŞENE 4A 11 1 11,00 11 0 11,00 10 0 10,00 9 1  9,00 6 2  6,00 7 1  7,00 54 5 54,00 474,769 1 2 2 4 
42 

% 3,46 

3 205 AHMET CEBECİ 4A 12 0 12,00 11 1 11,00 8 2 8,00 9 1  9,00 8 0  8,00 5 3  5,00 53 7 53,00 469,708 2 3 3 6 
63 

% 5,19 

4 399 ENİS BERK ÜSTÜNER 4A 11 1 11,00 10 2 10,00 10 0 10,00 10  0 10,00 7 1  7,00 5 3  5,00 53 7 53,00 468,761 3 4 4 7 
66 

% 5,43 

5 345 EBRAR GÖKSU 4A 10 2 10,00 12 0 12,00 8 2 8,00 10  0 10,00 8 0  8,00 5 2  5,00 53 6 53,00 465,204 4 5 5 10 
80 

% 6,58 

6 273 BEKİRNKEREM EFE 4A 12 0 12,00 11 1 11,00 7 3 7,00 10  0 10,00 7 1  7,00 5 3  5,00 52 8 52,00 462,637 5 6 6 11 
92 

% 7,57 

7 445 NUR TEKGÖZ 4A 11 1 11,00 10 2 10,00 9 1 9,00 9 1  9,00 7 1  7,00 5 3  5,00 51 9 51,00 459,380 6 7 7 14 
106 

% 8,72 

8 10 ALİ GEZER 4A 11 1 11,00 8 4 8,00 9 1 9,00 9 1  9,00 8 0  8,00 4 4  4,00 49 11 49,00 446,229 7 8 8 20 
169 

% 14 

9 331 ALİ TALHA AĞAÇ 4A 11 1 11,00 10 2 10,00 8 2 8,00 10  0 10,00 6 2  6,00 2 6  2,00 47 13 47,00 444,977 8 9 9 22 
175 

% 14 

10 229 MUHAMMEDEMİN AÇI 4A 9 3 9,00 12 0 12,00 7 3 7,00 8 2  8,00 6 2  6,00 4 4  4,00 46 14 46,00 437,484 9 10 11 27 
224 

% 18 

11 359 MERT GÜNEY 4A 10 2 10,00 9 3 9,00 8 2 8,00 8 2  8,00 7 1  7,00 5 3  5,00 47 13 47,00 436,061 10 11 12 29 
232 

% 19 

12 0 SALİH YÜCE 4A 10 2 10,00 12 0 12,00 6 4 6,00 8 2  8,00 6 2  6,00 3 5  3,00 45 15 45,00 435,398 11 12 13 30 
235 

% 19 

13 392 MUHAMMET EMİN ÖZ 4A 10 2 10,00 7 5 7,00 9 1 9,00 9 1  9,00 8 0  8,00 4 4  4,00 47 13 47,00 432,291 12 13 14 31 
249 

% 20 

14 363 S AKİF SELEK 4A 8 4 8,00 10 2 10,00 9 1 9,00 9 1  9,00 5 3  5,00 4 4  4,00 45 15 45,00 429,645 13 14 15 34 
277 

% 23 

15 391 ALİ YASİN YİĞİT 4A 10 2 10,00 10 2 10,00 6 4 6,00 7 3  7,00 7 1  7,00 6 2  6,00 46 14 46,00 429,330 14 15 16 35 
281 

% 23 

16 472 YUSUF EFE DEMİR 4A 11 1 11,00 9 3 9,00 7 3 7,00 9 1  9,00 5 3  5,00 3 5  3,00 44 16 44,00 428,069 15 16 17 36 
290 

% 24 

17 261 YUSUFFAKIN 4A 9 3 9,00 8 4 8,00 9 1 9,00 8 2  8,00 8 0  8,00 2 6  2,00 44 16 44,00 424,557 16 17 18 39 
302 

% 25 

18 173 DURU ENGİN 4A 10 2 10,00 8 4 8,00 7 3 7,00 8 2  8,00 6 2  6,00 6 2  6,00 45 15 45,00 421,848 17 18 19 42 
316 

% 26 

19 276 ESLEM ATASEVEN 4A 11 1 11,00 7 5 7,00 7 3 7,00 8 2  8,00 8 0  8,00 3 5  3,00 44 16 44,00 420,824 18 19 21 44 
322 

% 27 

20 208 ASYA ERBEK 4A 10 2 10,00 7 5 7,00 7 3 7,00 8 2  8,00 7 1  7,00 7 1  7,00 46 14 46,00 420,477 19 20 22 45 
323 

% 27 

21 1192 RANA GÜMÜŞTOP 4A 10 2 10,00 7 4 7,00 8 2 8,00 6 4  6,00 7 1  7,00 6 2  6,00 44 15 44,00 419,332 20 21 23 48 
328 

% 27 

22 17 BETÜL YİĞİT 4A 6 6 6,00 11 0 11,00 8 2 8,00 8 2  8,00 7 1  7,00 4 4  4,00 44 15 44,00 419,222 21 22 24 49 
330 

% 27 

23 449 EMİNE SENA ERYAVA 4A 9 3 9,00 9 1 9,00 6 4 6,00 8 1  8,00 7 0  7,00 4 1  4,00 43 10 43,00 413,198 22 23 27 52 
365 

% 30 

24 0 ABDULLAH İLHAN 
 

10 2 10,00 9 3 9,00 5 5 5,00 7 3  7,00 7 1  7,00 4 4  4,00 42 18 42,00 410,862 2 24 28 55 
380 

% 31 

25 460 ŞERİFE NİSA TURCAN 4A 6 6 6,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 2  8,00 6 2  6,00 4 4  4,00 42 18 42,00 409,252 23 25 29 57 
386 

% 32 

26 14 UDAYHAN KÖKKÜ 4A 8 4 8,00 9 3 9,00 8 2 8,00 7 3  7,00 5 3  5,00 2 6  2,00 39 21 39,00 405,789 24 26 30 60 
407 

% 33 

27 64 AYSELUE VİN ERDEN 4A 8 4 8,00 5 7 5,00 8 2 8,00 9 1  9,00 8 0  8,00 5 3  5,00 43 17 43,00 400,174 25 27 32 63 
430 

% 35 

28 150 ARİFE ÇAKMAK 4A 10 2 10,00 5 4 5,00 8 2 8,00 8 2  8,00 5 3  5,00 4 4  4,00 40 17 40,00 399,892 26 28 33 64 
433 

% 36 

29 173 EMİR ZİYA İZMİR 4A 11 1 11,00 7 5 7,00 4 6 4,00 9 1  9,00 5 3  5,00 5 3  5,00 41 19 41,00 399,111 27 29 34 65 
439 

% 36 

30 492 SALİH SİVRİKAYA 4A 8 4 8,00 8 4 8,00 6 4 6,00 9 1  9,00 6 2  6,00 4 4  4,00 41 19 41,00 398,877 28 30 35 66 
441 

% 36 

31 0 BAHRİYE MUTLU 4B 11 1 11,00 7 4 7,00 5 5 5,00 9 1  9,00 4 4  4,00 3 5  3,00 39 20 39,00 397,832 1 31 36 67 
449 

% 37 

32 58 ALİ TARIK KAÇAR 4A 7 5 7,00 7 5 7,00 8 2 8,00 7 3  7,00 5 3  5,00 7 1  7,00 41 19 41,00 397,179 29 32 38 69 
457 

% 38 

33 172 DENİZ ENGİN 4A 9 3 9,00 7 5 7,00 7 3 7,00 7 3  7,00 4 4  4,00 5 3  5,00 39 21 39,00 396,616 30 33 39 70 
460 

% 38 
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Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel (TÜR) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG)  

Türkçe Matematik Fen  SO SYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 4 7,37 7 5 6,59 5 4 5,49 6 4  6,18 4 3  4,35 4 4  3,52 34 25 33,50 367,200 
 

Okul Ortalaması 8 4 7,86 7 5 6,92 6 4 5,94 7 3  6,74 5 3  4,67 3 4  3,26 35 23 35,39 378,050 
 

34 49 İLYASYDURAN 
 

8 4 8,00 8 2 8,00 6 4 6,00 6 3  6,00 7 1  7,00 5 2  5,00 40 16 40,00 396,317 3 34 40 71 
463 

% 38 

35 246 MUSTAFA YÜRÜMEZ 4A 9 3 9,00 7 5 7,00 6 4 6,00 8 2  8,00 4 4  4,00 6 2  6,00 40 20 40,00 395,067 31 35 41 73 
471 

% 39 

36 52 YAĞMUR TUNÇ 4A 7 5 7,00 8 2 8,00 7 3 7,00 7 3  7,00 6 2  6,00 4 4  4,00 39 19 39,00 393,131 32 36 42 75 
483 

% 40 

37 252 MEVLÜT BOZDEMİR 4A 8 4 8,00 8 3 8,00 7 3 7,00 8 2  8,00 5 3  5,00 1 6  1,00 37 21 37,00 392,460 33 37 43 76 
489 

% 40 

38 463 KAZIM DEMİR 4A 7 2 7,00 8 1 8,00 8 2 8,00 
 

8 0  8,00 6 1  6,00 37 6 37,00 392,004 34 38 46 79 
495 

% 41 

39 413 LİVANUR ÖZDEMİR 4C 9 3 9,00 5 6 5,00 7 2 7,00 9 1  9,00 5 3  5,00 3 5  3,00 38 20 38,00 386,410 1 39 47 81 
519 

% 43 

40 243 MURAT AYAN 4A 9 3 9,00 6 5 6,00 5 5 5,00 8 2  8,00 6 2  6,00 4 4  4,00 38 21 38,00 382,756 35 40 48 85 
546 

% 45 

41 196 ECEM KOÇAK 4A 6 6 6,00 8 4 8,00 6 4 6,00 10  0 10,00 4 4  4,00 4 4  4,00 38 22 38,00 381,325 36 41 49 86 
550 

% 45 

42 272 ************************ 4A 6 6 6,00 7 5 7,00 7 2 7,00 7 3  7,00 7 1  7,00 3 5  3,00 37 22 37,00 379,827 37 42 51 89 
562 

% 46 

43 481 KOÇAK MUHAMMT T 4A 8 4 8,00 8 4 8,00 5 5 5,00 6 4  6,00 5 3  5,00 3 3  3,00 35 23 35,00 378,586 38 43 52 90 
568 

% 47 

44 481 ESLEM SU AYDIN 4A 9 3 9,00 3 9 3,00 9 1 9,00 7 3  7,00 5 3  5,00 2 6  2,00 35 25 35,00 378,167 39 44 53 91 
569 

% 47 

45 240 MUH MMET ADIGÜZE 4A 7 5 7,00 7 5 7,00 6 4 6,00 9 1  9,00 5 3  5,00 2 6  2,00 36 24 36,00 376,973 40 45 54 92 
573 

% 47 

46 454 BÜŞRA BAKIR 
 

8 4 8,00 6 6 6,00 6 4 6,00 8 2  8,00 5 3  5,00 3 5  3,00 36 24 36,00 376,876 4 46 55 93 
575 

% 47 

47 338 ELİİ FEYZA KELEK 4A 8 4 8,00 8 3 8,00 7 3 7,00 6 4  6,00 2 5  2,00 
 

31 19 31,00 375,394 41 47 56 95 
583 

% 48 

48 4485 HAYRUNNİSA CİRCİR 4A 11 1 11,00 6 5 6,00 3 7 3,00 7 3  7,00 3 5  3,00 5 2  5,00 35 23 35,00 373,988 42 48 57 96 
592 

% 49 

49 485 M TALHA BAYRAKCI 4A 7 5 7,00 6 6 6,00 7 3 7,00 7 3  7,00 5 3  5,00 3 5  3,00 35 25 35,00 373,824 43 49 58 97 
593 

% 49 

50 371 EMİR ÖGE 4A 8 4 8,00 5 6 5,00 7 2 7,00 10  0 10,00 3 5  3,00 2 5  2,00 35 22 35,00 373,459 44 50 59 98 
595 

% 49 

51 112 AHMET EFE DOĞAN 4A 9 3 9,00 8 4 8,00 6 4 6,00 4 6  4,00 3 5  3,00 0 8  0,00 30 30 30,00 373,442 45 51 60 99 
596 

% 49 

52 591 ÖMER MERT AVCU 4A 9 3 9,00 5 7 5,00 6 4 6,00 8 2  8,00 5 3  5,00 1 7  1,00 34 26 34,00 372,141 46 52 61 100 
599 

% 49 

53 88 ELİF SU KELEK 4A 7 5 7,00 6 3 6,00 5 5 5,00 10  0 10,00 6 1  6,00 3 2  3,00 37 16 37,00 371,610 47 53 63 102 
604 

% 50 

54 348 ESLEM GÜCCÜK 4A 8 3 8,00 6 5 6,00 6 4 6,00 5 4  5,00 5 3  5,00 4 3  4,00 34 22 34,00 371,238 48 54 64 103 
605 

% 50 

55 353 AKİFFSİVRİKAYA 
 

6 6 6,00 7 5 7,00 7 3 7,00 9 1  9,00 4 4  4,00 1 7  1,00 34 26 34,00 371,093 5 55 65 104 
607 

% 50 

56 582 ESMANUR AK 4A 7 5 7,00 8 2 8,00 4 4 4,00 5 5  5,00 5 3  5,00 6 1  6,00 35 20 35,00 369,492 49 56 66 105 
614 

% 51 

57 205 EREN ERDEM 4A 8 3 8,00 5 7 5,00 7 3 7,00 5 5  5,00 5 3  5,00 3 5  3,00 33 26 33,00 368,589 50 57 67 106 
619 

% 51 

58 446 HÜSEYİN MİRAÇ 4A 7 5 7,00 8 4 8,00 4 6 4,00 9 1  9,00 4 4  4,00 2 6  2,00 34 26 34,00 367,414 51 58 68 107 
628 

% 52 

59 322 CANSU LEYLA AKTOL 4A 8 4 8,00 7 4 7,00 5 5 5,00 6 4  6,00 4 4  4,00 2 6  2,00 32 27 32,00 366,171 52 59 69 108 
635 

% 52 

60 220 FATIMATÜZZEHRAKU 4A 7 5 7,00 6 6 6,00 7 3 7,00 7 3  7,00 4 4  4,00 1 7  1,00 32 28 32,00 365,858 53 60 70 109 
637 

% 52 

61 474 ELİF SUDE KOCA 4A 8 4 8,00 5 4 5,00 5 5 5,00 7 3  7,00 5 3  5,00 5 3  5,00 35 22 35,00 365,491 54 61 71 111 
641 

% 53 

62 423 Ş ZÜMRA SELBASAN 4A 8 4 8,00 5 7 5,00 6 3 6,00 7 3  7,00 4 4  4,00 3 5  3,00 33 26 33,00 364,212 55 62 72 112 
651 

% 54 

63 218 HÜSEYİN KAYA 4A 9 3 9,00 5 7 5,00 6 4 6,00 5 5  5,00 3 5  3,00 3 5  3,00 31 29 31,00 362,791 56 63 73 114 
658 

% 54 

64 166 MEHMET EREN GÜL 4A 3 9 3,00 8 4 8,00 8 2 8,00 5 5  5,00 5 3  5,00 3 5  3,00 32 28 32,00 360,728 57 64 74 116 
664 

% 55 

65 440 HASANKKAHRAMAN 4A 8 4 8,00 6 5 6,00 4 6 4,00 10  0 10,00 3 5  3,00 1 7  1,00 32 27 32,00 357,846 58 65 75 117 
679 

% 56 

66 119 HASA NYILMAZ 4A 8 4 8,00 6 6 6,00 4 6 4,00 5 5  5,00 6 2  6,00 2 6  2,00 31 29 31,00 356,054 59 66 76 119 
694 

% 57 
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Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel (TÜR) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG)  

Türkçe Matematik Fen  SO SYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 4 7,37 7 5 6,59 5 4 5,49 6 4  6,18 4 3  4,35 4 4  3,52 34 25 33,50 367,200 
 

   
Okul Ortalaması 8 4 7,86 7 5 6,92 6 4 5,94 7 3  6,74 5 3  4,67 3 4  3,26 35 23 35,39 378,050 

 

67 512 DAMLA PARLAR 4A 8 4 8,00 6 6 6,00 4 6 4,00 8 2  8,00 3 5  3,00 2 6  2,00 31 29 31,00 354,902 60 67 77 120 
696 

% 57 

68 521 HİFA N R AKGÜNEŞ 4A 8 4 8,00 5 3 5,00 4 5 4,00 8 2  8,00 6 2  6,00 1 5  1,00 32 21 32,00 354,800 61 68 78 121 
697 

% 57 

69 0 OSMAN BOZKAN 4A 9 3 9,00 6 6 6,00 4 6 4,00 3 7  3,00 4 4  4,00 1 7  1,00 27 33 27,00 349,111 62 69 79 124 
723 

% 60 

70 211 AYAZ DEMİRHAN 4A 7 5 7,00 6 5 6,00 2 8 2,00 7 3  7,00 5 3  5,00 6 2  6,00 33 26 33,00 347,721 63 70 81 126 
727 

% 60 

71 379 ZEYNEP NİSA ADIBEL 4A 6 6 6,00 8 4 8,00 3 7 3,00 4 6  4,00 4 4  4,00 5 3  5,00 30 30 30,00 347,544 64 71 82 127 
728 

% 60 

72 627 ELİF GÖKSU 4A 7 5 7,00 4 8 4,00 5 5 5,00 8 2  8,00 4 4  4,00 2 6  2,00 30 30 30,00 343,837 65 72 84 133 
751 

% 62 

73 63 B *LEM * RA ÇİL 4A 6 6 6,00 5 5 5,00 6 4 6,00 8 2  8,00 1 6  1,00 2 6  2,00 28 29 28,00 341,138 66 73 85 136 
765 

% 63 

74 293 FATMA ÖRS 4A 8 4 8,00 6 6 6,00 3 7 3,00 6 4  6,00 2 6  2,00 2 6  2,00 27 33 27,00 339,749 67 74 86 137 
770 

% 63 

75 437 MUHAMMET EREN ER 4A 7 5 7,00 7 5 7,00 5 5 5,00 3 7  3,00 1 7  1,00 0 8  0,00 23 37 23,00 336,922 68 75 88 139 
781 

% 64 

76 475 ABDULKADİR SİVRİK 4A 5 7 5,00 6 5 6,00 7 3 7,00 3 7  3,00 2 6  2,00 1 7  1,00 24 35 24,00 334,836 69 76 89 141 
790 

% 65 

77 65 ECRİN ELA ÜNAL 4A 6 6 6,00 6 6 6,00 5 5 5,00 3 7  3,00 3 5  3,00 2 6  2,00 25 35 25,00 334,029 70 77 90 142 
796 

% 66 

78 123 ALİ AYAZ ÇETİN 4A 5 7 5,00 5 7 5,00 6 4 6,00 2 8  2,00 3 5  3,00 5 3  5,00 26 34 26,00 331,417 71 78 92 146 
805 

% 66 

79 0 MUKADDER DEĞERLİ 4A 5 7 5,00 6 6 6,00 5 5 5,00 4 6  4,00 1 7  1,00 3 5  3,00 24 36 24,00 325,966 72 79 93 148 
820 

% 67 

80 1450 A EREN CERAN 4A 7 5 7,00 3 9 3,00 5 5 5,00 7 3  7,00 1 7  1,00 2 6  2,00 25 35 25,00 325,017 73 80 95 150 
831 

% 68 

81 473 ZEHRAFKARATAŞ 4A 3 9 3,00 5 6 5,00 6 4 6,00 4 6  4,00 4 4  4,00 3 5  3,00 25 34 25,00 320,905 74 81 96 151 
853 

% 70 

82 107 HALİ E KÜBRA CEVİZ 4A 6 5 6,00 7 4 7,00 3 1 3,00 1 0  1,00 1 3  1,00 4 1  4,00 22 14 22,00 320,891 75 82 97 152 
854 

% 70 

83 435 ESLEM SU BOZTEPE 4A 5 7 5,00 4 8 4,00 5 5 5,00 6 4  6,00 3 4  3,00 1 7  1,00 24 35 24,00 318,837 76 83 98 154 
861 

% 71 

84 492 SULTAN AKPINAR 4A 7 5 7,00 5 7 5,00 3 7 3,00 2 8  2,00 1 7  1,00 2 6  2,00 20 40 20,00 311,958 77 84 100 158 
893 

% 73 

85 0 YAĞMUR YLIMAZ 4A 5 7 5,00 3 8 3,00 5 5 5,00 5 5  5,00 1 7  1,00 3 5  3,00 22 37 22,00 307,983 78 85 103 161 
914 

% 75 

86 192 ABDULLAH İLDİZ 4A 6 6 6,00 5 7 5,00 3 7 3,00 1 9  1,00 3 5  3,00 1 7  1,00 19 41 19,00 305,931 79 86 104 162 
925 

% 76 

87 622 MESUTŞŞENKUT 4A 4 7 4,00 5 4 5,00 4 4 4,00 6 3  6,00 1 7  1,00 0 6  0,00 20 31 20,00 303,398 80 87 105 163 
933 

% 77 

88 0 ZA EEB*K* 4A 6 6 6,00 3 8 3,00 4 6 4,00 3 7  3,00 2 6  2,00 1 7  1,00 19 40 19,00 301,143 81 88 106 165 
947 

% 78 

89 447 M TALHA AYDINKAFA 4A 5 7 5,00 4 8 4,00 1 9 1,00 6 4  6,00 2 6  2,00 0 8  0,00 18 42 18,00 286,567 82 89 108 168 
1045 

% 86 

90 238 EMİR FURKAN ÖZDEN 4A 4 8 4,00 5 7 5,00 1 9 1,00 4 6  4,00 3 5  3,00 1 7  1,00 18 42 18,00 286,549 83 90 109 169 
1046 

% 86 

91 3590 MEHM ETK ÜÇÜK R 4A 5 7 5,00 4 8 4,00 2 8 2,00 0  10 0,00 1 7  1,00 4 4  4,00 16 44 16,00 283,788 84 91 110 171 
1058 

% 87 

92 988 *YEENEKŞİ*İ 4A 4 8 4,00 4 7 4,00 1 7 1,00 3 7  3,00 3 5  3,00 2 6  2,00 17 40 17,00 279,406 85 92 112 173 
1080 

% 89 

93 335 YUSUFEASAF ŞENER 4A 0 12 0,00 1 11 1,00 1 9 1,00 4 6  4,00 0 8  0,00 1 7  1,00 7 53 7,00 221,565 86 93 116 179 
1213 

% 100 

 
NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA PUAN ORT. GÖRE KIYAS 
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Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Sözel (TÜR) Sa yısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG)  

Türkçe Matematik Fen  SOSYAL BİLGİL EDRin K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 7 4 7,37 7 5  6,59 5 4  5,49 6 4 6,18 4 3  4,35 4 4  3,52 34 25 33,50 367,200 
 

Okul Ortalaması 8 4 7,86 7 5  6,92 6 4  5,94 7 3 6,74 5 3  4,67 3 4  3,26 35 23 35,39 378,050 
 

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS 
 


